Antrag auf Férderung einer SportstiattenbaumafRnahme durch den LandesSportBund
Nds. e.V. iiber den Sportbund............ ol A Stat & Q,j

Verbindlicher Finanzierungsplan zur MaBnahme

[MaRnahme:
@C?CL/ /{,4/7@/ 5Q¢/dtg§%‘ﬂ7/@;, \/
L ) J, V) :
Vereinsname: | 7 C (1 /<O 7‘*”0&"’&4‘1 |AZ:
Gesamtausgaben der MaBnahme: Jitlkl. leos leead. | Koo o€

Falls der Antragstellende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die Gesamtausgaben um den gewshrten
Erstattungsbetrag zu vermindern. Wenn die Héhe der Erstattung bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, ist bei
Antragstellung von einer vollen Erstattung auszugehen und der volle Betrag in Abzug zu bringen (also dann sind
die reinen Nettoausgaben einzusetzen).

|sich daraus ergebende Gesamtausgaben: | | €]

Nun sind die férderungsfahigen Ausgaben - z.B. auf Grundlage der Kostenermittiung gemaR DIN 276 - zu
ermitteln. Dafir sind die "sich daraus ergebende Gesamtausgaben" (Brutto- oder vermindert um
Erstattungsbetrag) um den nicht férderungsfahigen Anteil der Baumafinahme (zu ersehen aus der DIN 276 und
|gemaR der Richtlinie) zu reduzieren.

[forderfahige Ausgaben: | ' | € |
Gesamtfinanzierungsplan

Barmittel 75, LOOE

Darlehen P FILE

Gesamtsumme Eigenmittel -€

(mind. 10% der ff. Ausgaben)

Antrag vom: |Bewilligt am:

Landkreis 42:08. 2o | OF . 03.A4 7 0, €

Gemeinde/ Stadt €

EU-Mittel (z.B. LEADER) €

zweckgeb. Spenden €

Sonstige €] | TD 2
€

Vorsteuererstattung | x [ 70007 €]

LSB Férdermittel | L 24 bTFE]|

{max. 30% bei Bestandssicherung, max. 35% bei ’

Bestandsentwicklung. Hochstgrenze fiir alie

Malinahmen 100.000€. Im SEF: abgestufte

Férderung bis 65 % (enispr. V-SEK), in begriindetetn

Einzelfdlfen max. 200.000€)

Gesamtsumme Fremdmitte! | | -€ |

Gesamtfinanzierung | [ -€ ]
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Renate Apfelthaler

Von: Renate Apfelthaler <r.apfelthaler@apfelthaler.de>
Gesendet: Mittwoch, 2. September 2020 13:45

An; '‘Sport@lk-row.de’

Betreff: WG: TC Grin Weilt Rotenburg, Antrag auf Bezuschussung

Guten Tag Herr Béckmann,

das Antwortschreiben der Stadt Rotenburg aufgrund meines Antrags auf Zuschuss sehen Sie unten.

Renate Apfelthaler

Von: Harms, Tobias <tobias.harms@rotenburg-wuemme.de>
Gesendet: Dienstag, 1. September 2020 08:27

An: Renate Apfelthaler <r.apfelthaler@apfelthaler.de>

Betreff: AW: TC Griin Weill Rotenburg, Antrag auf Bezuschussung

sehr geehrte Frau Apfelthaler,

wie versprochen leite ich Thnen die inhaltliche Riickmeldung unserer Kimmerin, Frau Kristina Hollmann zu lhrem
Antrag auf Bezuschussung der angesprochenen Sanierungsmalnahme weiter:

,Hallo Herr Harms, . ““(.S Q{? 4 S‘/G (/Z

entsprechend der Richtlinie fiir die Gewahrung von Investitionszuschiissen durch die Stadt Rotenburg (Wimme)
werden ausschlieflich Investitionsvorhaben bezuschusst und nicht wie beim Landkreis auch groRere
Instandsetzungen (siehe Sportstattenforderung des Landkreises). Der § 47 Abs. 3 5. 4 KomHKVO lautet wie folgt:
JHerstellungswerte sind auch Aufwendungen fiir MaBnahmen der Sanierung, Modernisierung oder Erneuerung am
kommunalen Vermaogen, fur welche die Kommune eine Zuwendung oder einen zinsverglinstigten Kredit von der
Européischen Union, dem Bund, dem Land, einer anderen Kommune oder einer Férderbank als Investitionshilfe
erhdlt.” Es handelt sich hier um Wertanséatze fir stadtisches Vermdgen. Diese Regelung wurde auf die stadtische
Richtlinie bislang nicht lbernommen. Eine analoge Anwendung, wie von Herrn Bockmann angesprochen, sehe ich
hier so nicht. Wenn man das wollte, sollte man tber eine Anderung der Richtlinie nachdenken und eine explizite
Regelung finden, ob auch eine Férderung des Landessportbundes dazuzihlen soll. Diese Anderung miisste dann von
Ihnen veranlasst werden. Bei der Dachsanierung und der Erneuerung der Dammung handelt es sich um eine
normale UnterhaltungsmaBnahme.

Viele GriiRe
Kristina Hollmann”

Sofern Sie weiteren Erkldarungsbedarf zu diesen Ausfiihrungen wiinschen, wenden Sie sich bitte direkt an die
Kéammerei. Sie erreichen Frau Hollmann unter: kristina.hollmann@rotenburg-wuemme.de

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrage

Tobias Harms

Stadt Rotenburg (Wimme)

Haupt- und Schulamt

Herr Tobias Harms

GrofSe Strale 1

27356 Rotenburg (Wimme)

Tel.: 04261/71-119 | Fax: 04261/71-189

[Seite]



